Gmail - Fwd: cenova ponuka - servis AED https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aaad2 1 849e& view=pt&searc...

M Gmaif ZS Apostola Pavla <ap lapaviael @gmail.com>

Fwd: cenova ponuka - servis AED
1 sprava

Adriana Chrapéiakova <apostolapavia@gmail.com> 1. februara 2023 o 14:08
Komu: ZS§ Apostola Pavla <apostolapaviaekonom@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

Od: Stachova Ivana <ivana.stachova@mdciinic.sk>
Date: §t 12. 1. 2023 0 9:10

Subject: RE: cenova ponuka - servis AED

To: Adriana Chrapciakova <apostoiapavia@gmail com>

Dakujem velmi pekne

Pekny den prajem

S pozdravom

Ing. Ivana Stachova
Supervizor MDclinic Academy - kurzy prvej pomoci

GSM: +421 902 959 866 I e-mail: ivana.stachova@mdclinic.sk
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From: Adriana Chrapciakova <apostolapavia@gmail.com>
Sent: Wednesday, January 11, 2023 2:39 PM

To: Stachova Ivana <ivana.stachova@mdclinic. sk>
Subject: Re: cenova ponuka - servis AED

Dobry den,

naSe AED sa nachadza u nas v $kole, na adrese, ktoru ste uviedli, je to spravne....

Fakturaéné udaje posielam v prilohe.

Kontaktna osoba sa zmenila, pani Murinova uz u nés nepracuje. Kontaktna osoba bude pani uéitelka Michaela Halahijova, t.¢. 044/5514522,

S pozdravom RS Chrapéiakova

po 9. 1. 2023 o 16:11 Stachova Ivana <ivana.stachova@madclinic.sk> napisal(a):

Dobry den prajem p. Chrapciakova,

Dakujem velmi pekne, potvrdzujem prijatie objednavky na servis AED.

Kolega Vas bude v priebehu mesiaca kontaktovat a dohodne s Vami termin servisu, len este predtym by som potrebovala vediet nejaké informacie:
« Vase AED sa nachadza na ZS Apostola Pavla, J. Janosku 11, Liptovsky Mikulas, prosim?
« Prosim o zaslanie fakt. Udajov

+ Prosim o zaslanie kontaktnych udajov ( v nasej evidencii mame uvedent ako kont. Osobu pani - Mgr. Zuzana Murinova a tel. Cislo 044/551 45 22 — ostalo to tak alebo mi date nejaku inG
kontaktnu osobu, prosim?

Dakujem kréasne
S pozdravom

- Ing. Ivana Stachova
. Supervizor MDclinic Academy - kurzy prvej pomoci

GSM: +421 902 959 866 I e-mail: ivana.stachova@mdclinic.sk
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From: Adriana Chrapéiakova <apostolapavia@gmail.com>
Sent: Monday, January 9, 2023 3:33 PM

To: Stachova Ivana <ivana.stachova@mdclinic sk>
Subject: Re: cenova ponuka - servis AED

| Dobry den,

suhlasime s Vasou cenovou ponukou na vykonanie servisu jedného AED pristroja LIFEPAK CR plus.
Chrapciakova

po 2. 1. 2023 o 14:18 Stachova Ivana <ivana.stachova@mdciinic.sk> napisal(a):

Dobry den prajem,

obraciam sa na Vas ohladom vykonania servisu na Vasom AED pristroji.

Expiracia na dobija¢ batérie a elektréd na Vasom AED pristroji bola 26.12.2022, preto by bolo potrebné vykonat servis.

/Expiraciu si viete skontrolovat' priamo na Vasom automatickom externom defibrilatore — na prednej strane vpravo hore ,v okienku® je datum expiracie dobijaca a elektrod/.

AED pristroj je aj po tomto termine nadalej pine funkény (ak nedoslo k jeho pouzitiu), batéria sa vSak uz postupne zaéne vybijat a elektrody stracat svoju prifnavost.

Posielam Vam aktualnu cenovu ponuku na vykonanie servisu jedného AED pristroja LIFEPAK CR plus:

Cena
Servis a vymena dobijaéa + 2x elektrody k AED LP CR+ Cena bez DPH s

DPH

192,-
Servis AED (vyjazd technika, zatazova skuska, kontrola funkénosti, vymena dobijaéa a elektrod, konzultacia) 1 ks/1 hod. 160,- € €
Nahradna sada pre dobija¢ batérii CHARGE-PAK e
Obsahuje dve sady elektrod a jeden dobija¢ batérii, navod na vymenu a vybijaé batérie pre bezpeénu likvidaciu pouzitého dobijaca pre CHARGE-PAK. 1 bal./1 ks AED 260,- € €
Spolu za jeden servis 420,- € :M"

(Detskeé elektrody uz nepredavame a nie su sucastou cenovej ponuky).
V pripade, Ze s cenovou ponukou suhlasite a prajete servis objednat, prosim Vas o zaslanie objednavky resp. potvrdzujiceho mailu.
V maili/objednavke Vas poprosim uviest adresu, kde sa AED nachadza, telef. kontakt na kompetentnu osobu a fakturaéné idaje spolocnosti, na ktorli by sme nasledne vystavili fakturu za servis.

Chcela by som Vés viak informovat,, ze méame sk posledné kusy nah ych séd, ktoré su potrebné k servisu. Ak si prajete servis objednat’, k ijte nas mail
¢im skér, lebo o par dni sa méze situacia zmenit’ a sady sa mina.

Dalsie ndhradné sady mame u dodavatel'a objednané, ale termin dodania Zial’ nevieme — moze to trvat’ aj par mesiacov, mozno aj polroka - to nam zial’ nikto nevie konkretizovat.

V pripade akychkolvek otazok ma nevahajte prosim kontaktovat'.

Dakujem velmi pekne a prajem zatial pekny den

S pozdravom

Ing. Ivana Stachova
Supervizor MDclinic Academy - kurzy prvej pomoci

GSM: +421 902 959 866 I e-mail: ivana.stachova@mdclinic.sk
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